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Seguimiento urgente a facturas pendientes
6 mensajes

Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com> 21 de julio de 2025, 11:06

Para: COMAVAL REFORMAS Y MANTENIMIENTO <jmateo@comaval.es>
Cc: Sara Moya <administracion@comaval.es>

Hola Jesus, buenos dias.

Esta mafiana revisé nuevamente nuestra cuenta y no hemos recibido los pagos que habiamos acordado la semana pasada. No sé si se trata de un tema administrativo o si falta
alguna firma interna, pero lo cierto es que los pagos siguen sin reflejarse.

Te agradeceria que por favor nos envies los comprobantes de las facturas vencidas. Alguna de ellas corresponde a trabajos entregados desde mayo, y como sabes, hemos tenido
que asumir con recursos propios los pagos a proveedores, lo que nos esta generando una presion considerable.

Entendemos que puede haber algln retraso con sus propios clientes, pero ya estamos a finales de julio y no podemos seguir extendiendo esta situacién. Somos una empresa
pequefia y estos atrasos nos afectan directamente en nuestra operacion.

Agradezco tu apoyo para resolver esto lo antes posible. Quedo atenta a tu respuesta y a los comprobantes.

Ari.

Ferrara

COCINAS E INTERIORISM!

Sandra Arana <administracion@comaval.es> 25 de julio de 2025, 10:10

Para: Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com>

Buenas
He visto que este mes hemos realizado varios ingresos por los importes de 108.90

1383.03y 3381

Cabe la posibilidad de que me adjunten las facturas pendientes

Les comento soy Sandra y soy nueva en la empresa, estoy poniéndome al dia

Agradeceria la ayuda con las facturas pendientes de pago

Gracias

De: Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com>
Enviado el: lunes, 21 de julio de 2025 11:07

Para: Jesus Mateo <jmateo@comaval.es>

CC: Sandra Arana <administracion@comaval.es>
Asunto: Seguimiento urgente a facturas pendientes

Hola Jesus, buenos dias.

Esta mafiana revisé nuevamente nuestra cuenta y no hemos recibido los pagos que habiamos acordado la semana pasada. No sé si se trata de un tema administrativo o si falta
alguna firma interna, pero lo cierto es que los pagos siguen sin reflejarse.

Te agradeceria que por favor nos envies los comprobantes de las facturas vencidas. Alguna de ellas corresponde a trabajos entregados desde mayo, y como sabes, hemos tenido
que asumir con recursos propios los pagos a proveedores, lo que nos esta generando una presion considerable.

Entendemos que puede haber algln retraso con sus propios clientes, pero ya estamos a finales de julio y no podemos seguir extendiendo esta situacién. Somos una empresa
pequefa y estos atrasos nos afectan directamente en nuestra operacion.

Agradezco tu apoyo para resolver esto lo antes posible. Quedo atenta a tu respuesta y a los comprobantes.
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Sandra Arana <administracion@comaval.es>

Gmail - Seguimiento urgente a facturas pendientes

Para: Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com>, Jesus Mateo <jmateo@comaval.es>

Buenas

Hemos emitido el pago de 3 facturas

Numero 34-44 y 69

Un importe total de 2852.70

1531.38e 223.85e 1097.47e

gracias

De: Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com>
Enviado el: lunes, 21 de julio de 2025 11:07

Para: Jesus Mateo <jmateo@comaval.es>

CC: Sandra Arana <administracion@comaval.es>
Asunto: Seguimiento urgente a facturas pendientes

Hola Jesus, buenos dias.

25 de julio de 2025, 10:30

Esta mafiana revisé nuevamente nuestra cuenta y no hemos recibido los pagos que habiamos acordado la semana pasada. No sé si se trata de un tema administrativo o si falta
alguna firma interna, pero lo cierto es que los pagos siguen sin reflejarse.

Te agradeceria que por favor nos envies los comprobantes de las facturas vencidas. Alguna de ellas corresponde a trabajos entregados desde mayo, y como sabes, hemos tenido
que asumir con recursos propios los pagos a proveedores, lo que nos estad generando una presién considerable.

Entendemos que puede haber algun retraso con sus propios clientes, pero ya estamos a finales de julio y no podemos seguir extendiendo esta situacion. Somos una empresa
pequefia y estos atrasos nos afectan directamente en nuestra operacion.

Agradezco tu apoyo para resolver esto lo antes posible. Quedo atenta a tu respuesta y a los comprobantes.

Ari.

Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com>
Para: Sandra Arana <administracion@comaval.es>
Cc: COMAVAL REFORMAS Y MANTENIMIENTO <jmateo@comaval.es>

Buenos dias, Sandra, lo pagado es la aceptacion del proyecto del Vedat y unos renders de Picassent, sin embargo, tenemos 4 terminaciones pendientes y dos cuotas de un acuerdo di
es lo que alin no hemos cobrado y es urgente, respecto a las facturas que me pides, por supuesto, te lo he enviado el dia 16 de Julio, ya que, el dia 14 de julio Jesus me comento via t
para el martes 15 de julio y esta semana, donde ya quedaria resuelto el tema de pagos, sin embargo, no hemos tenido respuesta hasta el dia de hoy, te reenvio el mensaje:

Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com>
para administracion, COMAVAL

Hola Sandra, buenas tardes, el lunes hablé con Jesus y me comentd que estaba dada la orden de pago de una factura del listado de pendientes y que cobrariamos ayer pero no veo el
préxima semana que me comentd que se pagarian las otras, entiendo que esta semana cobraremos el acuerdo de pago de junio y julio, la factura de calle doctor I6pez que es pequeric
vedat, se que es una de las obras esta semana y las otras dos la siguiente, podrias confirmarme el orden, por favor? Te envio el listado de facturas pendientes a dia de hoy, si quieres

esta de vacaciones esta al tanto.

Quedo atenta,
Saludos,
Ari

Reenvio también el listado de facturas, vuelvo a poner en copia a Jesus y agradezco una pronta respuesta, gracias.
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Buen dia.
[El texto citado esta oculto]
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Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com> 25 de julio de 2025, 10:58
Para: Sandra Arana <administracion@comaval.es>
Cc: Jesus Mateo <jmateo@comaval.es>

Recibido, nos quedan pendientes las facturas grandes y el acuerdo de pago, envio actualizado el listado de las facturas pendientes y continuo a la espera de conocer la prevision
de pagos de los trabajos terminados,

Quedo atenta,

Muchas gracias.
[El texto citado esta oculto]

ﬂ FACTURAS PENDIENTES COMAVAL 25-7.pdf
96K

Sandra Arana <administracion@comaval.es> 25 de julio de 2025, 11:00
Para: Ferrara Interiorismo <ferraracocinas@gmail.com>
Cc: Jesus Mateo <jmateo@comaval.es>

Perfecto
Gracias

[El texto citado esta oculto]
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